contabilidad@merdizshell.com

De: Porfirio Mercado <porfiriomercado.merdiz@gmail.com>
Enviado el: jueves, 18 de junio de 2020 07:35 p. m.

Para: CONTABILIDAD MERDIZ

CC: Jesus Gonzalez

Asunto: Re: SALDOS DANA DE MEXICO.

TOMEMOS LA OPCION 3

El jue., 18 jun. 2020 a las 19:07, <contabilidad@merdizshell.com> escribid:

Buenas tardes.

Ya revise los depdsitos de pago de las facturas con diferencia y efectivamente depositaron de menos. Hay estas opciones:
1. Tratar de recuperar los saldos

2. Hacer notas de crédito
3. Descargar cobranza y registrar como variacidon cambiaria para no afectar saldos actuales en bancos.

Espero sus comentarios.
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De: jesus.gonzalez@merdizshell.com <jesus.gonzalez@merdizshell.com>
Enviado el: jueves, 18 de junio de 2020 11:03 a. m.

Para: contabilidad@merdizshell.com

Asunto: Notas de credito

Buen dia Contadora

Me pidid el ing. solicitar notas de crédito para matar las siguientes facturas



Dana de Mexico Corporacion, S.A. de C.V

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

Quedo pendiente de sus comentarios.

C-00093

C-00105

C-00112

C-00120

C-00173

C-00176

C-00219

Saludos cordiales.

Jesus Gonzalez Cuéllar

09/02/2017

02/03/2017

23/03/2017

03/04/2017

20/06/2017

23/06/2017

02/08/2017

11/03/2017

01/04/2017

22/04/2017

03/05/2017

20/07/2017

23/07/2017

01/09/2017

$714.79

$714.79

$1,143.67

$1,143.67

$1,715.50

$ 1,429.58

$ 1,858.46

$ 36.87

$ 37.38

$ 59.79

$ 59.79

$96.83

$69.42

$101.40

$677.92

$677.41

$ 1,083.88

$ 1,083.88

$1,618.67

$ 1,360.16

$1,757.06

usb

usb

usD

usD

usbD

usbD

usbD

90 litros

90 litros

144 litros

144 litros

216 litros

180 litros

234 litros

NP265913

NP266666

NP268837

NP269370

Esta Factura Cancela y Sustituye a la Fact. C-00158 O

OC NP274183

NP276432



Gerente de ventas bajio

Cel. 55-49810042

Shell



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrénico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener informacion de caracter confidencial y/o privilegiada, y se envian a la atencion Unica y exclusivamente de la

persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revision, uso, revelacion y/o distribucion de dicha informacion confidencial sin la autorizacion por escrito de Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. esta
prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, asi

como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepcion del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados,
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. tendra derecho a los dafios y perjuicios que esto le cause.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This e-mail message including attachments, if any, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, use, disclosure or distribution of
such confidential information without the written authorization of Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and
destroy all copies of the original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle Comercializadora Industrial Merdiz S. de
R.L. de C.V. to seek for damages.



