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Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

Fwd: CONFIRMACIÓN DE PAGO

Arturo Mercado <arturo.mercado@merdiz.com> 7 de julio de 2022, 10:36
Para: Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>, Porfirio Mercado <porfiriomercado.merdiz@gmail.com>, Contadora
Fabiola <contabilidad@merdizshell.com>

---------- Forwarded message ---------
De: <pagos@imexgm.com.mx>
Date: jue, 7 de jul. de 2022 9:52 a. m.
Subject: CONFIRMACIÓN DE PAGO
To: <arturo.mercado@merdiz.com>

Estimado COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL

INTERMODAL MEXICO envía integración del pago realizado:

FACTURA IMPORTE FACTURA PAGADO PESOS

A-09167 $103,008.00 $103,008.00

A-09170 $51,504.00 $51,504.00

A-09171 $25,752.00 $25,752.00

TOTAL: $180,264.00 $180,264.00

Este correo electrónico ha sido generado automáticamente, por lo que le solicitamos no responder este mensaje.
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