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Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num Fecha Descripción Suc Ref
Numérica

Ref
Alfanumérica Autorización Ordenante Banco

Emisor Depósitos Retiros

Cerrar

Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

banamex merdiz sep

Porfirio Mercado <porfiriomercado.merdiz@gmail.com>
Para: CONTABILIDAD MERDIZ <contabilidad@merdizshell.com>, Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

Miércoles 1 de Septiembre del 2021, 12:47:23 PM Centro de México

 
 Movimientos del Día

Cliente 91375982

Razón Social COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

 

 
 

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 01/09/2021

Sucursal 4782

Cuenta 92968

Depósitos (1) $ 4,325.64

Nombre COMERCIALIZADORA INDUSTRIA

Retiros (2) $ 10,116.32

 

 
 

1 01/09/2021 Retiro chq en ventanilla 9639 2963  901849   - 9,015.86

2 01/09/2021 Abono Interbancario 859 1042372 PAGO FACTURA
ARCOSA 564630

ARCOSA
INDUSTRIES DE
MEXICO S

BBVA
BANCOMER 4,325.64 -

3 01/09/2021 Cargo de cheque 432 2962
030 0043470 0010
0000010 0150
04320501

8181   - 1,100.46

 

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

-- 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: 

Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener informacion de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha informacion
confidencial sin la autorización por escrito de Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera
copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. tendrá derecho a los daños y perjuicios que esto le cause.

CONFIDENTIALITY NOTICE: 
This e-mail message including attachments, if any, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L.
de C.V. is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de
C.V. to seek for damages.
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