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SOLICITUD DE COMPLEMENTO DE PAGO (hytt)

b2k01@kaltex.com.mx <b2k01@kaltex.com.mx>

Para: anaalvarez.merdiz@gmail.com

Cc: egonzalezf@kaltex.com.mx, esmartinez@kaltex.com.mx, b2k@kaltex.com.mx

I arex

Quaiity and Service in Fabrics

Estimado Proveedor: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ SR L DECV

Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

8 de febrero de 2022, 15:00

Usted acaba de recibir un pago de MANUFACTURAS KALTEX por la cantidad de $ 74,433.35 PS por lo que solicitamos de la manera mas
atenta nos PROPORCIONE LOS ARCHIVOS XML Y PDF DEL CFDI complemento de pago y/o Recibo electrénico de pago, en un tiempo

maximo de 72 Hrs.

Nombre de banco: BBVA BANCOMER, SA

Cuenta ordenante: 0443851184

RFC del banco : BBA830831L]2

Cuenta Clabe: 012180004438511842

FACTURA MONTO FCH PAGO
MK-A-08678 3,308.38 02/08/22
MK-A-08679 15,191.45 02/08/22
MK-A-08700 37,919.56 02/08/22
MK-A-08701 18,013.96 02/08/22
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Un desarrollo de GR Urzua para Grupo Kaltex

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electronico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al
mismo, pueden contener informacion de caracter confidencial y/o
privilegiada, y se envian a la atencion Unica y exclusivamente de la persona
y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revision, uso, revelacion y/o
distribucion de dicha informacion confidencial sin la autorizacién por escrito
de Triara esta prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el
presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente
correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, asi como
cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepcion del presente correo
usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de
sus representantes a los términos antes mencionados, Triara tendra
derecho a los dafios y perjuicios que esto le cause.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This e-mail message including attachments, if any, is intended only for the
person or entity to which it is addressed and may contain confidential and
/or privileged material. Any review, use, disclosure or distribution of such
confidential information without the written authorization of Triara is
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender
by reply e-mail and destroy all copies of the original message. By receiving
this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your
representatives of the above provisions may entitle Triara to seek for
damages.
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