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Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

RV: Facturas pendientes de pago-Comercializadora Industrial Merdiz S de RL de CV

Elizabeth Avilés <eaviles@calidra.com.mx>

Para: "anaalvarez.merdiz@gmail.com" <anaalvarez.merdiz@gmail.com>, "contabilidad@merdizshell.com" <contabilidad@merdizshell.com>

Cc: Adriana Hernandez Olguin <ahernandezo@calidra.com.mx>

Ana buen dia, le proporciono el comprobante de pago:

Datos del firmante:
Usuario:  FIRMAS Poder
Datos de la operacian

Tipo de operacion: Grupo Pago Interbancario

Descripcion: PROV OB MXM CAP 1803 Imnporte:
Cuenta de retiro: 0000000004540383908 Cuenta de depdsito
Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta
Titular de la cuenta: CAL DE APASCO S5A DE CV Titular de la cuenta

Banco beneficiarioc BAMAMEX Disponibilidad de pago:
Fecha de creacion: 18/03/2022 Fecha de aplicacion
Concepto de pago: 00000000000000000ADS509 A0S Referencia.
o
Hora de capitura en el canal: 19-486:35 Fecha Valor

Datog de confirmacion de la transferencia

Folio interbancario: 0000820172 Clave de rastreo

Folio de firma: 5660 ~ 6 |de 31 & D] 2 mico

S0%

36,309.93
002290473200929650

MXP

COMERCIALIZADORA INDUST
MERDIZ

Diato no verificado por esta institwcidn

Mismao dia
18032022

0000000

220032022

002601002203220000320172

1411202203181946350060595380

Anexamos su saldo registrado al dia de hoy: 2022-03-22 por la cantidad de $ 38310 , el cual esta integrado de la siguiente

manera

Documento Fecha Dias transcurridos Total Abono
A-08809  21/01/2022 60 dias 15,687 .59 0.00
A-08810  21/01/2022 60 dias 22622 41 0.00

Le recordamos que debe de recibir comprobante de cada pago realizado.

Quedo pendiente y a sus 6rdenes.

Elizabeth Avilés Pacheco

Coordinador Administrativo
Cal de Apasco, SA de CV (Unidad Progreso)

& (242) 2097800 [] 771 4036663
C Ext. 783267828

Saldo
15,687 59
22 62241

. Av.Paseo Monte Miranda 17, PH, Monte Miranda, El Marques,
SIEMPRE AHI C.P. 76240, Sanfiago de Querétaro, Qro.

De: Proveedores Progreso <proveedores.progreso@calidra.com.mx>
Enviado el: martes, 22 de marzo de 2022 09:34 a. m.

Para: Elizabeth Avilés <eaviles@calidra.com.mx>

Asunto: RV: Facturas pendientes de pago

Ana Alvarez

De: Notificaciones Merdiz Shell <notificaciones@merdizshell.com>
Enviado: martes, 22 de marzo de 2022 09:00 a. m.
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Para: Proveedores Progreso <proveedores.progreso@calidra.com.mx>
Asunto: Facturas pendientes de pago

Distribuidor Autorizado
de Lubricantes Shell

Notificaciones

Facturas pendiente de pago

Siguenos en Facebook
Visita nuestro sitio web
Aviso de Privacidad

No responda a este correo. Fue generado automaticamente.
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