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Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

Fwd: Cotización Tellus S2 MX 32


Arturo Mercado <arturo.mercado@merdiz.com> 25 de marzo de 2022, 9:24
Para: Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: Gerardo Chavez <compras@maena.com.mx>

Date: vie., 25 de marzo de 2022 8:18 a. m.

Subject: Re: Cotización Tellus S2 MX 32

To: Arturo Mercado <arturo.mercado@merdiz.com>


Buenos días envió el comprobante de pago faltante por el IVA.

Cualquier duda estoy a la orden.

Transferencia a Cuentas de Cheques BBVA

 

Titular de cuenta de cargo
MAQUINADOS Y ESTAMPADOS NACIONALES AUTOMOTRICES
SA

Titular de cuenta de abono COMERCIALIZADORA IND USTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

Cuenta de abono ******0824

Importe de la operación $324.56

Fecha de operación 24 de Marzo de 2022

Folio Internet 0094137015

 

MENSAJE:

 


